
Od:  Ing. Petr Pospíšil <pospisil@ikon.cz> Předmět:  FW: Poptávka správce - aktualizace 
16.11.2007 Datum:  27 Listopad 2007, 10:49 Komu:  
vybor@zlonicka.net,vrsprava@seznam.cz Kopie:  'Tomáš Kratochvíl IKON spol. s r.o.' 
<kratochvil@ikon.cz>,"'Ing. Radek Adamec'" <adamec@ikon.cz>  

 
 
Dobrý den, 
 
jménem společnosti IKON potvrzuji, že její nabídka platí v nezměněné podobě 
a cítí se touto nabídkou vázána do 30.6.2008, jak bylo v nabídce uvedeno. 
 
V nabídce bylo uvedeno, že ceny jsou kalkulovány pro rok 2008 a že výše 
odměny bude upravována každoročně vždy k 1. lednu podle míry inflace za 
předchozí kalendářní rok vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to 
počínaje 
1.1.2009. Pokud tato inflační doložka nebyla obsažena v textu doplněného 
návrhu Vaší smlouvy, měla by tam být ještě doplněna. 
 
Jsme připraveni zahájit správu i od 1.1.2008, zejména z důvodů vedení 
účetnictví a provedení vyúčtování služeb za rok 2008, s tím, že fyzické 
převzetí domu a zahájení přebírání dokumentace by proběhlo v týdnu od 
2.1.2008. Předběžné seznámení s domem a projednání podrobností a časového 
harmonogramu převzetí by samozřejmě proběhlo bezprostředně po Vašem 
rozhodnutí v prosinci 2007. Prosíme, abyste pro případ převzetí od 1.1.2008 
dohlédli na to, aby k 1.1.2008 současný správce nenechal projít termín 
žádné 
z revizí, popř. pokud by platnost některé revize končila v prvých lednových 
týdnech, aby takovou revizi ještě Vaším jménem objednal. 
 
Nabídku pojištění pro Váš dům od České pojišťovny Vám zašleme, jakmile ji 
od 
pojišťovny obdržíme. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Petr Pospíšil 
technický ředitel 
IKON spol. s r. o. 
 
tel.:                777 707 447 
e-mail:        pospisil@ikon.cz 
 
-----Original Message----- 
From: Ing. Petr Pospíšil [mailto:pospisil@ikon.cz]  
Sent: Monday, November 19, 2007 12:46 PM 
To: 'vybor@zlonicka.net'; 'vrsprava@seznam.cz' 
Subject: RE: Poptávka správce - aktualizace 16.11.2007 
 
Dobrý den, 
 
Jménem společnosti IKON Vám děkuji za Vaši obnovenou poptávku. O Vaši 
zakázku máme zájem, doplňující informace ve lhůtě podáme. Zatím jsme 
požádali o nabídku pojištění pro váš dům Českou pojišťovnu, se kterou nyní 
více spolupracujeme - připojuji předběžné vyjádření České pojišťovny. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Petr Pospíšil 
technický ředitel 
IKON spol. s r. o. 
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tel.:                777 707 447 
e-mail:        pospisil@ikon.cz  
 
________________________________________________________________________ 
 
Srdečně zdravím pane inženýre, 
 
Společnost AUSTIS má s pojišťovnou KOOP sjednáno na pojištění spravovaných 
budov tzv. programové pojištění, je to výhodné cenově nevýhodné rozsahem. 
 
Přesto jsem schopen předložit pojištění ve vyšším rozsahu a s připojištěním 
členů výboru představenstva SVJ a tzv. "vzájemné odpovědnosti" mezi 
jednotlivými spoluvlastníky za cenu, která nepřekročí částku 60.000,-Kč 
ročně + bonusy na pojištění spoluvlastníků. 
  
Cena za pojištění ve stejném rozsahu jako jsou uvedeny v příloze by byla do 
50.000,-Kč bez bonusů. 
 
Ing. Karel Weinzettl 
  
pojištění průmyslu a podnikatelů 
Molákova 11/576, 186 00, Praha 8 
telefon: +420 224 555 540, 603 112 164 
fax: +420 224 555 523 
emal: Karel Weinzettl 
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