
From:  grecek <grecek@seznam.cz> 
To:  Markéta Kalivodová <servis58@volny.cz>; Servis58 <info@servis58.cz> 
Cc:  vybor <vybor@zlonicka.net>; komise <komise@zlonicka.net> 
Sent:  Wednesday, August 12, 2009 2:26:50 PM 
Subject: Fwd: FW: Zlonická 703 

Vážená paní Kalivodová, 
 
z níže uvedené zprávy vyplývá, že jste nám velmi obsáhlé soubory zaslala pouze pro informaci, nikoliv ke kontrole. 
Jak je patrné z obsahu souborů, je pro laiky velmi obtížné zjistit, zda jste předala veškeré podklady, které Vám byly 
z naší strany s důvěrou a na základě platné smlouvy - jako odborníkovi - svěřeny. 
 
Dle smlouvy bylo Vaší povinností veškeré podklady řádně spravovat a předat. Vaše tvrzení jsou pouze 
neoprávněnou snahou přesunout vlastní odpovědnost na nás, jako na klienta. 
 
Žádáme o sdělení alespoň tří termínů do konce měsíce srpna, kdy bychom se mohli dostavit do Vaší 
kanceláře a převzít účetnictví a doklady roku 2008 a za období 01-04/2009. Na jejich předání je dle 
dohody z 20. 5. 2009 vázána úhrada faktury vystavené Vaší společností za měsíc duben. Předání se bude účastnit 
naše nová účetní, proto tedy navrhněte více termínů, abychom se mohli přizpůsobit jejímu pracovnímu vytížení. 
S pozdravem 
 
Jana Lišková 
za výbor SVJ 
 
 
From:  Jana Rasi [mailto:janarasi00@yahoo.com]  
Sent:  Monday, August 17, 2009 9:14 AM 
To:  servis58@volny.cz; info@servis58.cz 
Cc:  Janca Cini; Michal Kovalovsky; Tomas Majtner; Michal pedseda výboru SVJ; Tenglerova Diana 
Subject: Potvrzeni schuzky SVJ Zlonicka 703 – upominka 

Vazena pani Kalivodova,  
  
timto Vas zadam o vyjadreni k nize prilozenemu emailu ze dne 12. srpna 2009 se zadosti o potvrzeni schuzky. 
  
Predem dekuji za urychlene potvrzeni.  
  
S pozdravem  
  
Jana Raskova  
Revizor SVJ Zlonicka 703  
 
From:  Servis58 [mailto:info@servis58.cz]  
Sent:  Monday, August 17, 2009 9:54 AM 
To:  'grecek'; 'vybor' 
Subject:  dobropis 
 
Vážení, 
 
v příloze zasílám dobropis k naší faktuře za květen s tím, že vyúčtování roku 2008 neprovedeme. Jeho originál 
bude předán s účetními doklady. 
 
Doklady nové paní účetní předáme na základě Vaší plné moci počátkem září, jakmile budeme mít doplacenou 
fakturu za březen 2009 + úhradu faktury za duben 2009. 
 
Od zítřka do 28.8.2009 jsme na dovolené. 
 
M.Kalivodová  


